
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / PRF YAYINLARI / PRF LGS (8. SINIF) KURUMSAL DENEME -2 / PARAF YAYINLARI LGS (8.Sınıf) Deneme Sınavı-2 14-12-2019
Bolu - GEREDE - Gerede  Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 161 - KEREM ÇOMAK 8 / C 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 13 7 10.67 19 1 18.67 78.00 12.00 74.01 417.067 486 3 3 1
2 150 - SÜMEYYE YÜCE 8 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 1 7.67 12 2 11.33 18 2 17.33 74.00 9.00 71.00 409.585 576 7 7 2
3 211 - FEYZA ÇELİK 8 / B 19 1 18.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 12 6 10.00 17 2 16.33 75.00 12.00 71.00 405.185 642 8 8 3
4 219 - M YİĞİT DEMİRAL 8 / C 17 3 16.00 6 4 4.67 8 2 7.33 7 1 6.67 13 1 12.67 15 3 14.00 66.00 14.00 61.34 380.519 1127 24 24 4
5 237 - AHMET KEREMSÜRAL 8 / A 16 4 14.67 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 11 7 8.67 17 3 16.00 69.00 19.00 62.68 367.704 1387 27 27 5
6 282 - NURSENA AY 8 / A 13 7 10.67 2 0 2.00 10 0 10.00 8 2 7.33 9 4 7.67 18 2 17.33 60.00 15.00 55.00 340.015 2058 40 40 6
7 303 - ZBYNEP KILINÇ 8 / B 16 3 15.00 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 6 7.00 13 5 11.33 64.00 18.00 57.99 334.044 2225 45 45 7
8 215 - ZEREN ZENGİN 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 8 1 7.67 8 1 7.67 5 6 3.00 15 3 14.00 62.00 15.00 57.01 331.126 2291 47 47 8
9 143 - ELİF USLU 8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 2 5.33 5 4 3.67 16 3 15.00 60.00 16.00 54.67 329.170 2343 48 48 9

10 246 - REYYANUR DEMİRCİOĞLU 8 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 11 9 8.00 14 6 12.00 63.00 27.00 54.00 328.133 2372 49 49 10
11 10 - SELAHATTİN HALICI 8 / A 16 3 15.00 9 1 8.67 8 2 7.33 7 0 7.00 9 5 7.33 12 8 9.33 61.00 19.00 54.66 321.689 2564 56 56 11
12 156 - MUSTAFA YILMAZ 8 / A 15 5 13.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 5 7 2.67 17 3 16.00 59.00 23.00 51.33 318.267 2659 63 63 12
13 284 - MEHMET ORHAN 8 / B 15 4 13.67 6 4 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 5 8.33 11 7 8.67 60.00 22.00 52.68 314.356 2746 68 68 13
14 238 - ZEYNEP SÜRAL 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 4 13 -0.33 14 6 12.00 63.00 24.00 55.01 304.474 3038 76 76 14
15 32 - RESUL RECEPGÜNEŞ 8 / B 16 4 14.67 7 3 6.00 9 1 8.67 6 3 5.00 4 9 1.00 15 4 13.67 57.00 24.00 49.01 303.007 3082 79 79 15
16 209 - NEVRA ÇİMEN 8 / B 14 5 12.33 5 5 3.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 8 6.33 13 7 10.67 58.00 28.00 48.66 302.444 3125 80 80 16
17 312 - KÜBRA KILIÇ 8 / A 15 4 13.67 5 5 3.33 8 2 7.33 7 3 6.00 8 11 4.33 13 7 10.67 56.00 32.00 45.33 294.578 3367 88 88 17
18 221 - SİRAC URHAN 8 / A 18 1 17.67 3 5 1.33 9 1 8.67 4 6 2.00 3 2 2.33 12 7 9.67 49.00 22.00 41.67 293.600 3388 89 89 18
19 105 - HAŞİM GÜL 8 / A 11 8 8.33 8 2 7.33 7 3 6.00 6 3 5.00 8 9 5.00 15 2 14.33 55.00 27.00 45.99 291.067 3466 91 91 19
20 292 - ASMAHAN AZİZ 8 / B 10 10 6.67 5 5 3.33 6 4 4.67 6 4 4.67 15 5 13.33 10 9 7.00 52.00 37.00 39.67 278.770 3848 119 119 20
21 241 - EREN HALICIOĞLU 8 / C 13 7 10.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 2 10 -1.33 16 4 14.67 56.00 26.00 47.35 276.859 3896 121 121 21
22 139 - ERON ÜZMZ 8 / B 13 5 11.33 3 4 1.67 2 7 -0.33 5 4 3.67 7 5 5.33 13 4 11.67 43.00 29.00 33.34 275.304 3959 124 124 22
23 265 - FURKA N DARAK 8 / B 12 7 9.67 6 4 4.67 7 3 6.00 6 4 4.67 7 10 3.67 13 5 11.33 51.00 33.00 40.01 268.919 4169 141 141 23
24 203 - ECEMSU SUDOĞAN O AN 8 / A 12 7 9.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 4 10 0.67 13 6 11.00 56.00 26.00 47.34 264.978 4306 148 148 24
25 299 - İFFET SUNGUR 8 / A 10 10 6.67 7 3 6.00 7 3 6.00 4 6 2.00 7 5 5.33 13 5 11.33 48.00 32.00 37.33 258.993 4542 153 153 25
26 205 - AYŞE ÇETİNKAYA 8 / C 13 4 11.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 4 5 2.33 9 10 5.67 53.00 22.00 45.67 255.081 4660 157 157 26
27 214 - TALHA ÇELEBİ 8 / C 9 11 5.33 6 3 5.00 9 1 8.67 6 4 4.67 7 5 5.33 13 7 10.67 50.00 31.00 39.67 253.570 4721 161 161 27
28 232 - SEÇİL ASLANDOĞDU 8 / A 13 7 10.67 6 3 5.00 10 0 10.00 8 1 7.67 4 8 1.33 10 7 7.67 51.00 26.00 42.34 250.148 4847 165 165 28
29 224 - DİLARA BİCAN 8 / C 12 7 9.67 5 3 4.00 7 1 6.67 2 5 0.33 5 7 2.67 12 7 9.67 43.00 30.00 33.01 246.726 4980 170 170 29
30 206 - ÖMER FARUK ÖZTEKİN 8 / C 13 4 11.67 5 5 3.33 7 2 6.33 6 2 5.33 2 10 -1.33 12 4 10.67 45.00 27.00 36.00 246.711 4981 171 171 30
31 316 - HAMZA DUZLU 8 / A 10 7 7.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 1 6.67 4 9 1.00 12 6 10.00 50.00 26.00 41.34 244.222 5053 178 178 31
32 173 - UTKU EKİCİ 8 / C 14 6 12.00 3 5 1.33 7 3 6.00 4 4 2.67 3 8 0.33 11 8 8.33 42.00 34.00 30.66 237.244 5347 192 192 32
33 220 - ERVA AKSU 8 / B 10 7 7.67 8 1 7.67 10 0 10.00 6 3 5.00 3 11 -0.67 11 5 9.33 48.00 27.00 39.00 230.356 5579 202 202 33
34 235 - HAYRUNNİSAAKSU 8 / B 11 7 8.67 8 0 8.00 6 2 5.33 3 5 1.33 2 10 -1.33 11 4 9.67 41.00 28.00 31.67 222.519 5869 214 214 34
35 64 - ELİF AYGÜL 8 / B 14 6 12.00 3 5 1.33 5 5 3.33 4 5 2.33 3 12 -1.00 9 8 6.33 38.00 41.00 24.32 213.052 6259 222 222 35
36 210 - TUBANUR KILIÇ 8 / C 12 5 10.33 6 2 5.33 6 4 4.67 6 3 5.00 4 4 2.67 5 10 1.67 39.00 28.00 29.67 209.156 6386 231 231 36
37 145 - ORHAN SUNGUROĞLU 8 / B 12 8 9.33 4 6 2.00 5 5 3.33 7 3 6.00 3 14 -1.67 10 8 7.33 41.00 44.00 26.32 205.615 6530 237 237 37
38 163 - LÜTFİ AKBIYIKOĞLU 8 / B 12 6 10.00 4 6 2.00 6 4 4.67 3 5 1.33 3 7 0.67 7 11 3.33 35.00 39.00 22.00 194.815 6916 254 254 38
39 207 - AYŞENUR MURATDAĞI 8 / C 10 10 6.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 1 11 -2.67 10 9 7.00 41.00 40.00 27.66 189.867 7120 268 268 39
40 71 - HAFİZEELİF ALAYLI 8 / A 7 12 3.00 5 3 4.00 5 2 4.33 4 4 2.67 4 6 2.00 9 5 7.33 34.00 32.00 23.33 189.363 7141 269 269 40
41 227 - IRMAK ERDEM 8 / C 9 7 6.67 5 1 4.67 9 1 8.67 3 3 2.00 1 7 -1.33 8 7 5.67 35.00 26.00 26.35 187.970 7178 271 271 41
42 138 - ELİF ÇALIŞK NLI 8 / B 7 9 4.00 8 1 7.67 8 2 7.33 4 4 2.67 3 5 1.33 8 9 5.00 38.00 30.00 28.00 187.393 7217 272 272 42
43 111 - EMİRHAN YALÇIN 8 / A 8 11 4.33 7 3 6.00 6 4 4.67 1 8 -1.67 6 5 4.33 7 12 3.00 35.00 43.00 20.66 182.430 7376 278 278 43
44 216 - FEVZİ ALTUNGÜL 8 / C 9 6 7.00 1 6 -1.00 5 4 3.67 2 7 -0.33 6 8 3.33 6 10 2.67 29.00 41.00 15.34 180.504 7455 283 283 44
45 157 - MEDİNE ERDEM 8 / A 12 6 10.00 6 3 5.00 4 5 2.33 4 3 3.00 2 7 -0.33 5 13 0.67 33.00 37.00 20.67 176.578 7586 295 295 45
46 189 - SAHRA AYDEMİR 8 / C 9 10 5.67 3 6 1.00 8 2 7.33 6 4 4.67 2 4 0.67 7 11 3.33 35.00 37.00 22.67 176.563 7589 296 296 46
47 85 - BERRANUR GÜLEN 8 / A 11 8 8.33 7 1 6.67 7 3 6.00 5 3 4.00 1 13 -3.33 7 11 3.33 38.00 39.00 25.00 174.059 7678 300 300 47
48 305 - MUSTAFA AYEROĞLU 8 / C 10 7 7.67 3 6 1.00 7 3 6.00 3 6 1.00 3 7 0.67 6 12 2.00 32.00 41.00 18.34 173.126 7704 301 301 48
49 228 - DİLANUR ERGÜN 8 / C 9 7 6.67 1 5 -0.67 7 3 6.00 4 5 2.33 4 3 3.00 4 10 0.67 29.00 33.00 18.00 172.622 7718 302 302 49
50 320 - HAYRUNNİSA ÇİMEN 8 / C 9 6 7.00 3 6 1.00 6 3 5.00 3 6 1.00 3 5 1.33 5 11 1.33 29.00 37.00 16.66 167.615 7901 308 308 50
51 196 - NUR BETÜL AKBULUT 8 / B 4 16 -1.33 0 10 -3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 9 11 5.33 8 12 4.00 30.00 60.00 10.00 150.370 8424 328 328 51
52 223 - EDANUR ÖZTÜRK 8 / C 6 12 2.00 1 6 -1.00 5 5 3.33 5 5 3.33 4 2 3.33 6 13 1.67 27.00 43.00 12.66 149.867 8447 331 331 52
53 70 - EDA YILDIZ 8 / C 8 12 4.00 3 7 0.67 7 3 6.00 4 5 2.33 4 11 0.33 5 13 0.67 31.00 51.00 14.00 142.963 8650 341 341 53
54 233 - ANIL MERT YAŞAR 8 / C 6 12 2.00 6 4 4.67 6 4 4.67 6 2 5.33 2 10 -1.33 5 12 1.00 31.00 44.00 16.34 131.630 8904 348 348 54
55 49 - M ARDA TİLKİ 8 / C 5 10 1.67 6 3 5.00 2 6 0.00 4 6 2.00 4 9 1.00 4 12 0.00 25.00 46.00 9.67 126.193 9037 352 352 55

Genel 10.03 4.85 6.36 4.65 3.61 8.48 37.98 254.573 9877
İl 9.48 4.61 6.56 3.94 2.27 8.29 35.15 241.153 375

İlçe 9.48 4.61 6.56 3.94 2.27 8.29 35.15 241.153 375
Kurum 9.91 4.75 6.65 4.63 3.18 8.61 37.73 252.331 55

ORTALAMALAR KATILIMLAR


